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Da: Ufficio Ragioneria - Comune di Pincara <ragioneria2@comune.pincara.ro.it>
Inviato: giovedi 16 febbraio 2023 13:25
A: segreteria2@comune.pincara.ro.it
Oggetto: I FATTURA RIFIUTATA

Priorita: Alta

Cristina Valentini
Servizio Economico-Finanziario
Tel. 0425-745100

Comune di Pincara (Ro)
www.comune.pincara.ro.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle societa sopraindicate. La diffusione del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi
del Reg. EU/2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
cortesemente al n. telefonico 0425745100 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail
pincara@comune.pincara.ro.it

D% Rispetta |'ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail

Da: Valeria Trombini - Multicopia e Arredaufficio [mailto:valeria@multicopia360.com]
Inviato: giovedi 16 febbraio 2023 09:13

A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Pincara' <ragioneria2 @comune.pincara.ro.it>
Oggetto: R: FATTURA RIFIUTATA

Priorita: Alta

Buongiorno,
di seguito dettaglio:

Contratto 42Noleggio e Costo Copia ENTE Nr. 7476 Scadenza 30/04/2024 Cig. Z7C2B5BC50 complrensivo di 84.000
copie b-n all'anno e 3.600 a colore. Det. n. 328 del 30.12.2019.

FOTOCOP. MPC 3001AD Matricola N. V9314601130 Ufficio

LETTURA ATTUALE Rilevazione Copie B/N al 23/01/2023 NR 166303

LETTURA PRECEDENTE Rilevazione Copie B/N al 17/01/2022 NR 131737

TOTALE COPIE EFFETTUATE 34566

TOTALE COPIE COMPRESE 84000 no eccedenze




FOTOCOP. MPC 3001AD Matricola N. V9314601130 Ufficio

LETTURA ATTUALE Rilevazione Copie Colori al 23/01/2023 NR 20201
LETTURA PRECEDENTE Rilevazione Copie Colori al 17/01/2022 NR 13860
TOTALE COPIE EFFETTUATE 6341

TOTALE COPIE COMPRESE 3600 eccedenze 6341-3600= 2741*0.089= 243,95+iva (297.62 iva compresa)

In attesa,
Saluti.

Da: Ufficio Ragioneria - Comune di Pincara <ragioneria2 @comune.pincara.ro.it>
Inviato: giovedi 16 febbraio 2023 08:19

A: 'Valeria Trombini - Multicopia e Arredaufficio’ <valeria@multicopia360.com>
Oggetto: R: FATTURA RIFIUTATA

Sulla nota di credito non & necessario il CIG, comungque dovro rifiutarla.

Prima di ritrasmettere fattura, inviateci comunicazione con I'indicazione precisa del numero di copie eccedenti,
distinte tra bianco/nero e a colori e relativo importo da pagare. Provvederemo quindi a predisporre specifica
determina di impegno di spesa, che poi vi trasmetteremo e che andra riportata in fattura.

Cordiali saluti

Cristina Valentini
Servizio Economico-Finanziario
Tel. 0425-745100

Comune di Pincara (Ro)
www.comune.pincara.ro.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle societa sopraindicate. La diffusione del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi
del Reg. EU/2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
cortesemente al n. telefonico 0425745100 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail
pincara@comune.pincara.ro.it

% Rispetta I'ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail

Da: Valeria Trombini - Multicopia e Arredaufficio [mailto:valeria@multicopia360.com]
Inviato: mercoledi 15 febbraio 2023 13:57

A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Pincara' <ragioneria2@comune.pincara.ro.it>
Oggetto: R: FATTURA RIFIUTATA




